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r.hernandez@caatlleida.net

De: r.hernandez@caatlleida.net
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2025 9:15
Para: 'OUMESKUR - departament Tècnic d'Obres'; 'Tecnico Lidernova'
Asunto: RV: Re: Fwd: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament 

d'Alguaire
Datos adjuntos: OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. # (2).pdf; OUMESKUR 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. # (2).pdf

Bon dia, 
Us recordo que continuo tenint pendent de liquidar els imports anteriors. El preu/hora d’aquestes obres, per 
motius aliens a la meva persona, han estat moltíssim per sota de les previsions inicials, comportant moltes 
mes visites de les previstes inicialment, i gestionar tots els retards i males execucions, amb el desgast que 
això comporta i a mes de tot això hi ha l’esforç extra d’anar reclamant que se’m faci el pagament, si em veieu 
com un treballador mes de l’empresa, el mes normal, es que aneu liquidant les meves minutes. 
 
Per altra banda, tenim dos adjudicacions que ja estan en marxa com son: 
Aparcament d’autocaravanes 
Reforç fonamentació a Les Borges Blanques. 
 
Us envio albarans de les visites fetes, vaig a costos, però necessito que les liquideu, per poder entendre que 
tirem endavant els encàrrecs. 
Salutacions 
 

De: r.hernandez@caatlleida.net <r.hernandez@caatlleida.net>  
Enviado el: martes, 16 de septiembre de 2025 13:33 
Para: 'OUMESKUR - departament Tècnic d'Obres' <tecnicolidernovasl@gmail.com> 
Asunto: RE: Re: Fwd: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament d'Alguaire 
 
Ok, 
Però no podré assistir a la reunión de este viernes... 
Por otra parte, necessito poner-nos al dia de pagos, envié un email. Lo recibiste?? 
 
He revisat factures, avui que es dia de pagament de IVA. 
I segons els meus càlculs estem: 
factura 14-ene                805,86 €  
pagament 22-ene -             805,86 €  
factura 10-mar            1.188,87 €  
factura 09-abr            2.811,85 €  
factura 31-may            2.151,59 €  
pagament 13-jun -         4.254,40 €  
albarà 30-jun                757,62 €  
Pendent             2.655,53 €  

  
 

De: OUMESKUR - departament Tècnic d'Obres <tecnicolidernovasl@gmail.com>  
Enviado el: martes, 16 de septiembre de 2025 11:20 
Para: r.hernandez@caatlleida.net 
Asunto: Re: Re: Fwd: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament d'Alguaire 
 
Bueno, por ahora lo colocamos a usted mientras entonces buscamos otro técnico,gracias 
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El mar, 16 sept 2025 a las 11:10, <r.hernandez@caatlleida.net> escribió: 

Rebut, 

Però lamento comunicar-vos que no em podré fer càrrec d’aquesta obra. 

Esperem a la propera. 

  

De: OUMESKUR - departament Tècnic d'Obres <tecnicolidernovasl@gmail.com>  
Enviado el: martes, 16 de septiembre de 2025 10:40 
Para: ramon hernandez <r.hernandez@caatlleida.net> 
Asunto: Fwd: Re: Fwd: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament d'Alguaire 

  

Buenos Días 

  

Le envio la convocatoria a la reunión y el proyecto "Arranjament del camí de la canaleta. Via 
verda. Tram des dels dipòsits fins a les escales del 

Sagrat Cor" 
 

  

Gracias por la atención 

  

 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Maria Solà Ajuntament Alguaire <secretaria@ajuntamentalguaire.cat> 
Date: mar, 16 sept 2025 a las 8:28 
Subject: Fwd: Re: Fwd: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament d'Alguaire 
To: oumeskurlicitaciones@gmail.com <oumeskurlicitaciones@gmail.com>, 
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tecnicolidernovasl@gmail.com <tecnicolidernovasl@gmail.com>, Glòria Aldavert Tomàs 
<gloriaaldavert@gmail.com>, Alcaldia <alcaldia@ajuntamentalguaire.cat>, FERRAN NOGUERAS 
MASANA <ferrannoguerasmasana@gmail.com> 

 
 
Buenos días,  
 
Se reenvía correo enviado en fecha 8 de setiembre para recordar que el último día para celebrar 
acta de comprobación del replanteo es este viernes día 19 de setiembre.  
 
Se propone este mismo día a las 10:00 h en el Ayuntamiento (Plaça Església 21 - Alguaire) para ir 
todos juntos a replantear el terreno objecto de contratación. 
 
Habida cuenta que se trata de un asunto más bien técnico, se solicita - también- la asistencia del 
técnico responsable director de la obra. 
 
Atentamente,  
Secretaria Ayuntamiento.  
 
 
> ---------- Mensaje original ---------- 
> De: Maria Solà Ajuntament Alguaire <secretaria@ajuntamentalguaire.cat> 
> Para: OUMESKUR - departament Tècnic d'Obres <tecnicolidernovasl@gmail.com> 
> Cc: Alcaldia <alcaldia@ajuntamentalguaire.cat>, FERRAN NOGUERAS MASANA 
<ferrannoguerasmasana@gmail.com>, Glòria Aldavert Tomàs <gloriaaldavert@gmail.com> 
> Fecha: 08/09/2025 10:14 CEST 
> Asunto: Re: Fwd: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament d'Alguaire 
>  
>  
> Buenos días, 
>  
> Teniendo en cuenta lo que dispone el pliego de clausulas administrativas que rigen la 
contratación, la ejecución del contrato empieza con el acta de comprobación del replanteo. A estos 
efectos, dentro del plazo de 1 mes a contar desde la fecha de formalización del contracto, la 
Administración encargada de las obras, en presencial del contratista, se redactará el acta del 
replanteo. 
>  
> En fecha 19.08.2025 se firmó el Anexo 3 de formalización del contrato, por lo que el acta debe 
firmarse dentro del plazo de 1 mes (fecha límite 19.09.2025). 
>  
> Teniendo en cuenta lo anterior y que la Dirección encargada de la obra acude al Ayuntamiento los 
lunes, miércoles y los viernes, se envía el correo en copia a todos los interesados a los efectos de 
poder coordinar la fecha prevista. 
>  
> Se recuerda que con la el acta de replanteo se inicia el período de ejecución del contratos (3 
MESES). 
>  
> Atentamente, 
> Secretaria Ajuntament Alguaire. 
>  
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>  
> > El 08/09/2025 9:56 CEST OUMESKUR - departament Tècnic d'Obres 
<tecnicolidernovasl@gmail.com> escribió: 
> >  
> >  
> > Buenos Días 
> >  
> > Se ha realizado la firma de la aprobación del Plan de Seguridad y salud, se envía la formalización 
por la instancia del ayuntamiento, también se envió a su correo, adicionalmente le indico no será 
posible realizar la reunión del Acta de replanteo del día 10 de septiembre, ya que el 
técnico asignado a esta, se encuentra de vacaciones. 
> >  
> > Agradecemos su atención. 
> >  
> >  
> >  
> >  
> >  
> >  
> > ---------- Forwarded message --------- 
> > De: <no-respongueu@aoc.cat> 
> > Date: lun, 8 sept 2025 a las 9:26 
> > Subject: Sol.licitud enregistrada - Núm. 2025-E-RC-1842 - Ajuntament d'Alguaire 
> > To: 
> >  
> >  
> >  
> >  
> > Ajuntament d'Alguaire 
> >  
> > Hola, , 
> > La teva sol·licitud Instància genèrica s'ha rebut correctament. 
> >  
> > Dades d'identificació del tràmit 
> >  
> > Número de registre 2025-E-RC-1842 
> > Data i hora 08/09/2025 09:26:00 
> > Gràcies per utilitzar el nostre servei de tràmits en línia. 
> > Identifica't per consultar tots els detalls i activitat (https://seu-
e.cat/mygov/activitat/2501690004/tramit/1757316381485-ec0e8163-b240-440e-b665-0711) 
> >  
> > Necessites ajuda? Consulta el nostre portal de suport (https://suport-etram-
ciutadania.aoc.cat/hc/ca). 
> > Aquest missatge de correu electrònic procedeix d'una adreça exclusivament d'enviament. No 
responguis aquest missatge. 


